Gearchiveerd: donderdag 8 februari 2024 10:34:45

Van:

Aan:

Onderwerp: Fwd: Gemaakte afspraken West- Vlisterdijk 57a te Vlist
Urgentie: Normal

Precisie: None

Goedemorgen -

lk heb een mail van dhr. -ontuangen met het verzoek om een schriftelijke terugkoppeling van ons gesprek van vorige week. Wil jij
onderstaand bericht lezen en akkoord geven op de inhoud of wijzigingen doorgeven? Dan kan ik dhr. beantwoorden.

Alvast dank!

Met wiendelijke groet,

Gemeente Krimpenerwaard

AfdelingRuimtelijke ontwikkeling
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t.14 0182
krimpenerwaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

Begin doorgestuurd bericht:

Datum

krimpenerwaard.nl>
rimpenerwaard.nl=
Dnderwerp: : raken West-Vlisterdijk 57a te Vlist

Goedemorgen
Ben jij het eens met de inhoud van onderstaande e-mail aan dhr. -Vandaag is mijn laatste werkdag voor mijn
vakantie en ik zou deze graag zelf willen verzenden om verwarring te voorkomen.

Alvast bedankt.

\intbl Met vriendelijke groet,

gemeente

Krimpenerwaard
ntol -
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Juridisch medewerker

\intblt. 14 0182
e. @krimpenervaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

Van:
Verzonden: woensdag 12 juli 2023 10:50

Aan: <-@krimpenemaard*nl>
CcC: krimpenerwaard.nl>
Onderwerp: Gemaakte afspraken West-Vlisterdijk 57a te Vlist

Geachte heer ﬂ

Eerder vandaag hebben wij overleg gehad omtrent de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twee
bouwlagen op de bestaande Vlisterstee. Tijdens dit gesprek hebben wij het nawlgende besproken.

In uw e-mailbericht daterend van 26 juni jl. verzoekt u om terugbetaling van de door u betaalde legeskosten. Wij hebben
aangegeven dat wij met onze hefingsambtenaar willen overleggen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het
crediteren van de reeds betaalde legeskosten. Daarbij hebben wij ook aangegeven dat indien hier een mogelijkheid toe
bestaat en u hiermee akkoord gaat, hiertegenover finale kwijting zal staan.

Mocht onze hefiingsambtenaar beslissen dat er geen mogelijkheid is om aan uw verzoek tot terugbetaling van de
legeskosten tegemoet te komen, staat het u wij om juridische stappen te ondernemen om op een andere wijze te
komen tot een financiéle tegemoetkoming.

U heeft aangegeven de tijd te willen nemen om na te denken of u akkoord gaat met het bekijken van de mogelijkheid tot
het terugbetalen van de legeskosten of dat u andere stappen wenst te ondernemen. Wij willen u hier alle ruimte in

bieden en wachten reactie van u af. Tot die tijd ondernemen wij geen acties m.b.t. de legeskosten.
PS, het bloementje is verzonden door —
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