Gearchiveerd: donderdag 8 februari 2024 10:34:10

Onderwerp: RE: De Vlisterstee
Urgentie: Normal
Precisie: None

Helemaal goed. ©

\intbl Met wriendelijke groet,

gemeente

Krimpenerwaard
gl

\intblTeam Juridische zaken

\intb
Juridisch medewerker

\intblt. 14 0182
e._@krimgenenmaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

vkrimpenerwaard.nl>
Verzonden: dinsdag 12 september 2023 18:21

Aan: akrimpenerwaard.nl>

CC: @krimpenerwaard.nl>

Onderwerp: RE: De Vlisterstee

Sorry, sorry, ik ben er nog helemaal niet aan toegekomen. De belastingverordeningen (0.a. de legesverordening met Omgevingswet en
Wkb) moet donderdag richting B&W, dus ik hoop er wijdag of wlgende week naar te kunnen kijken.

lintbl Met wiendelijke groet,

gemeente

Krimpenerwaard
i b]%

\intblTeam Financien

\intb
Fiscalist



\intbit. 14 0182

e krimpenerwaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

Van: < awkrimpenerwaard.nl>
Verzonden: dinsdag 12 september 2023 14:29

Aan: c_ia)krimpenenvaard.nb
CC: (@krimpenerwaard.nb>

Onderwerp: RE: De Vlisterstee

Kan jij een update geven van de stand van zaken? Ingeval er (vermoedelijk) geen grondslag bestaat om de reeds betaalde legeskosten
terug te betalen, willen wij graag kijken naar andere mogelijkheden om tot een compromis te komen met dhr.

Hoor graag van je. ©@

\intbl Met wiendelijke groet,

gemeents

= Krimpenerwaard
b

\intblITeam Juridische zaken

Juridisch medewerker

\intblt. 14 0182
e. krimpenenvaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

Van:
Verzonden: donderdag 24 a
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: De Vlisterstee

o

Het gaat inderdaad om deze aanslag.

Alvast weer bedankt voor je ondersteuning

\intbl Met wriendelijke groet,



gemeents

&= Krimpenerwaard
]

\intbITeam VTH

lintb
Medewerker ruimtelijke ordening

\intblt. 14 0182
e. @krimpenerwaard. nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

T Tee——

Verzonden: donderdag 24 a tus 2023 08:19
Aan: i @krimpenerwaard.nl>; _-@ krimpenerwaard.nl>
Onderwerp: RE: De Vlisterstee

Goedemorgen,

Het gaat toch om de bijgevoegde aanslag leges?

lintbl Met wiendelijke groet,

s= Kriﬁ';rﬁeé"ﬁeerwaard
inth] | —

\intblTeam Financien

Fiscalist

\intblt. 14 0182
e. -cﬂkrimgenemaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

Van:

Verzonden: maandag 21 augustus 2023 1635
Aan: i ﬁa}kgmp_enemaard.nb}; - _a}kgmp_enerwaard.nl}

Onderwerp: RE: De Vlisterstee

Dank je.

Met deze info kan ik de aanslag opwagen bij onze collega's van de debiteurenadministratie.

\intbl Met vriendelijke groet,



gemeente

s= Krimpenerwaard
inth]

\intbITeam Financién

\int|
Fiscalist

\intblt. 14 0182
e.‘r)krimoenerwaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

Verzonden: maandag 21 augustus 2023 1628
o R

Onderwerp: RE: De Vlisterstee

o I = I

Het zaaknummer en SXO-nummer waar jij naar refereert betreft het principeverzoek. De daadwerkelijke omgevingsvergunning waarnoor
dhr. -Iegeskosten heeft betaald is Djuma: 695758 en SXO-nummer: SX0-20211932. Een afschrift van de aanslag leges kan ik
niet vinden, wellicht dat _deze wel terug kan vinden.

\intbl Met wriendelijke groet,

gemeente

Krimpenerwaard
gl

\intblTeam Juridische zaken

\intb
Juridisch medewerker

\intblt. 14 0182
e._@krimgenemaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

Van. enerwaard.nl>
Verzonden: maandag 21 tus 2023 16‘08

Onderwem RE: De Vlisterstee

Heeft deze vergunningaanwaag zaaknummer 174469 in Djuma en SXO-nummer 202015067 Dan weet ik welke aanslag leges het
betreft. Of hebben jullie een afschrift van de betreffende aanslag leges?



lintbl Met wriendelijke groet,

gemeente

s= Krimpenerwaard
inth]

\intblITeam Financien

\intbl
Fiscalist

\intblt. 14 0182
krimpenerwaard. nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

Van: wkrimpenerwaard.nl>

Verzonden: donderdag 10 a tus 2023 12:18
g oee—

Onderwerp: FW: De Vlisterstee
Urgentie: Hoog

Voor De Vlisterstee is er destijds een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twee bouwlagen ten behoeve van vier
appartementen. Tegen deze omgevingsvergunning is (zeven stuks) bezwaar ingediend en zodoende is het dossier bij mij terecht
gekomen. Naar aanleiding van het bezwaar heb ik de omgevingsvergunning kritisch bekeken en kwam ik erachter dat er behoorlijk wat
gebreken hersteld moesten worden voordat de vergunning ter behandeling op zitting kon komen. Helaas is De Vlisterstee voor die tijd
verkocht en zijn de bezwaren ingetrokken, waardoor de vergunning niet inhoudelijk ter beoordeling aan de Commissie is woorgelegd.
Naar aanleiding van de verkoop heetft dhr. (oud-eigenaar van De Vlisterstee) ons gemaild en hebben — en
ik een overleg met dhr. - gehad om het een ander te bespreken. In dit gesprek is ook het terugbetalen van de legeskosten
besproken en hebben wij aangegeven dat wij hiervoor in overleg moeten met onze hefingsambtenaar en mocht het mogelijk zijn om
deze kosten te crediteren, willen wij finale kwijting als voorwaarde hieraan vasthangen.

Je raadt het al, is het mogelijk om de legeskosten van dhr. -te crediteren? Mocht je nog wagen o.i.d. hebben, mag je me ook
even bellen hoor. @

Alvast bedankt voor de tijd en moeite.

\intbl Met wiendelijke groet,

gemeente

- Krimpenerwaard
= ¥
Ninthl —

\intblITeam Juridische zaken

Juridisch medewerker

\intblt. 14 0182
krimpenerwaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk



Van: o krimpenerwaard.nl>
Verzonden: maandag 17 juli 2023 11:34
Aan Vlisterstee

@ krimpenerwaard.nl>; _ -cﬁkrinmcnemaard.nb

Onderwerp: Re: De Viisterstee

Geachte heer -

\sb240Vorige week woensdag hebben wij overleg gehad omtrent de omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twee
bouwlagen op de bestaande Vlisterstee en de verkoop van De Vlisterstee. Tijdens dit gesprek hebben wij het nawolgende besproken.

In uw e-mailbericht daterend van 26 juni jl. verzoekt u om terugbetaling van de door u betaalde legeskosten. Wij hebben aangegeven
dat wij met onze hefingsambtenaar willen overleggen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het crediteren van de reeds
betaalde legeskosten. Daarbij hebben wij ook aangegeven dat indien hier een mogelijkheid toe bestaat en u hiermee akkoord gaat,
hiertegenover finale kwijting zal staan.Belasting kwesties zijn weggelegd bij de hefingsambtenaar en de bestuurder gaat hier niet over.

Mocht onze heffingsambtenaar beslissen dat er geen mogelijkheid is om aan uw verzoek tot terugbetaling van de legeskosten
tegemoet te komen, staat het u wij om juridische stappen te ondernemen.

U heeft aangegeven de tijd te willen nemen om na te denken of u akkoord gaat met het bekijken van de mogelijkheid tot het
terugbetalen van de legeskosten of dat u andere stappen wenst te ondernemen. Wij willen u hier alle ruimte in bieden en wachten
reactie van u af. Tot die tijd ondernemen wij geen acties m.b.t. de legeskosten.

\intbl Met vriendelijke groet,

\intblAfde lingRuimtelijke ontwikkeling

\inth
Juridisch medewerker

\intblt.14 0182

_w krimpenerwaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwik

'sb2400p 17 jul. 2023 om 10:11 heeﬁ-- Vlisterstee _het volgende geschreven:

\sb240

Beste -

Klopt het dat ik het verslag van ons gesprek van vorige week nog niet heb ontvangen?

groeten,

Op di4 jul 2023 om 15:14 schreef [N - Visterstce [N



Beste -

Ik zal er zijn de 12e .

Groeten,

op ma 3 jul 2023 om 15:37 schree | TGN Ik impenerwaard o>
Geachte heer -

Vanmorgen heb ik met memuw-en de heengesproken over uw e-mailbericht daterend van 26 juni
2023. Graag nodigen wij u uit voor een gesprek wlgende week woensdagochtend 12 juli a.s. om 09:30 uur op het
kantoor te Stolwijk. Hopelijk bent u in de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn, zodat we het een en ander
kunnen bespreken. Ik hoor graag van u of deze datum en dit tijdstip u eveneens uitkomen.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

\intbl Met wiendelijke groet,

gemeente

Krimpenerwaard
7
Ninth] -

\intblTeam Juridische zaken

\intbl
Juridisch medewerker

\intblt. 14 0182
e.

krimpenerwaard.nl

Postbus 512820 AB Stolwijk

\sb240Van: [ - Viisterstee
Datum: 26 juni 2023 om 15:20:35 CEST
Aan:
Onderwerp: De Vlisterstee

(cwkrimpenerwaard.nl>

\sb160Bjj dit schrijven wil ik u op de hoogte brengen dat ik De Vlisterstee heb verkocht aan
Berg Vastgoed.

'sb160Heb het heel lang proberen vol te houden maar helaas moet ik wegens
gezondheidsklachten de handdoek in de ring werpen.

‘sb160Zoals u weet ben ik al heel lang bezig het Dorpshuis voor de kern Vlist te behouden en
mijn laatste strohalm was dan ook de verbouwing, helaas gaat dit allemaal te lang duren.

‘'sb160Na gemaakte fouten bij de gemeente heb ik al heel wat nachten wakker gelegen! En dat is
me helaas niet n de koude kleren gaan ztten en heb daar zelf ook gezondheidsklachten van



gekregen.

\sb160Ik ben me aan het beraden om te kijken of ik stappen tegen de gemeente kan nemen
1.v.m. het zolang duren/fouten die gemaakt zjn voor de vergunning rond is en de kwijtgeraakte
stukken en de tydsbestekken, zal daar iemand voor n de arm nemen en een W.0.0, verzoek
doen.

\sb160Het doet me dan ook pijn na bijna 25 jaar klaar te hebben gestaan voor de verenigingen
m Vhst, de dorpsgenoten die na het werk voor ontspanning iets kwamen drinken en uiteraard de
toerist die m de zomer op ons terras te gast 18 de handdoek m de ring te moeten gooien en de
tent te moeten sluiten.

\sb160My 1s onlangs te horen gekomen via Berg Vastgoed dat _ het pand gaat
kopen op 29 september 2023,

\sb160Wat Kk jammer zou vinden 1s als het Dorpshuis zal verdwinen voor de kleme kern m Vhist,
de gemeente heefi altyd de leefbaarheid in de kernen hoog i het vaandel staan, jammer dat ik
niet wat meer medewerkmng van de gemeente heb gehad dan was dit allemaal niet nodig geweest.
‘sb1601k hoop dat u zich sterk wil maken voor het behoud van het dorpshuis en het
bestemmingsplan Horeca wil laten bestaan zodat er misschien toch nog iets voor de mwoners van
Vlist kan blijven bestaan.

\sb160Ik verzoek v om mi) m ieder geval by het niet doorgaan van de vergunning m ieder geval
my de legeskosten terug te betalen.

\sb160Afwachtend op uw reactie verblyf ik.
\sb160Met vriendeljke groeten,

ot oo



